M Gma" Juliana Hincapie <amaranthus.admon@gmail.com>

Fwd: Confirmacién Transaccion PSE - CUS 561053381

1 mensaje

Carlos Ramirez <carlos.ramirez.gps@gmail.com> 23 de febrero de 2020 a las 17:40
Para: Juliana Hincapie <amaranthus.admon@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------

De: <serviciopse@achcolombia.com.co>

Date: sab., 8 feb. 2020 a las 19:38

Subject: Confirmacion Transaccién PSE - CUS 561053381
To: <carlos.ramirez.gps@gmail.com>

Hola, Amaranthus Hotel!

Gracias por utilizar los servicios de PSE, los siguientes son los datos de la transaccion:

Estado de la transaccion: Rechazada

CUS 561053381

Empresa: Patrimonio Autonomo Fondo Nacional del Turismo
Descripcién: Pago Liq No.330689 A?0 2019 Trim. 1.

Valor de la transaccién: $ 332.000

Fecha de la transaccioén : 08/02/2020

“AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La informacién contenida en este email esta destinada para el uso del individuo o entidad a la cual estd
direccionado y contiene informacion que es de caracter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retencién,
distribucion, utilizacién, divulgaciéon o copia del presente mensaje estd terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error
recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la direccion https://www.pse.com.co/inicio en el botén habla con nosotros, y elimine el
mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga cédigo
malicioso que pueda afectar sistemas de computo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su
recepcion. El presente mensaje no es una declaracién oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la
compaiiia. Gracias.”

Para mayor informacién comunicate con nosotros
en Bogota +57 (1) 3808890 opcion 2
o visita el sitio web www.pse.com.co


mailto:serviciopse@achcolombia.com.co
mailto:carlos.ramirez.gps@gmail.com
https://www.pse.com.co/inicio
http://www.pse.com.co/

Copyright@2018 ACH Colombia. todos los derechos reservados



M Gma" Juliana Hincapie <amaranthus.admon@gmail.com>

Fwd: Confirmacién Transaccion PSE - CUS 561054961

1 mensaje

Carlos Ramirez <carlos.ramirez.gps@gmail.com> 23 de febrero de 2020 a las 17:38
Para: Juliana Hincapie <amaranthus.admon@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------

De: <serviciopse@achcolombia.com.co>

Date: sab., 8 feb. 2020 a las 19:48

Subject: Confirmacion Transaccién PSE - CUS 561054961
To: <carlos.ramirez.gps@gmail.com>

Hola, Amaranthus Hotel!

Gracias por utilizar los servicios de PSE, los siguientes son los datos de la transaccion:

Estado de la transaccion: Rechazada

CUS 561054961

Empresa: Patrimonio Autonomo Fondo Nacional del Turismo
Descripcion: Pago Liq No.424504 A?0 2019 Trim. 2.

Valor de la transaccién: $ 395.000

Fecha de la transaccioén : 08/02/2020

“AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La informacién contenida en este email esta destinada para el uso del individuo o entidad a la cual estd
direccionado y contiene informacion que es de caracter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retencién,
distribucion, utilizacién, divulgaciéon o copia del presente mensaje estd terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error
recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la direccion https://www.pse.com.co/inicio en el botén habla con nosotros, y elimine el
mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga cédigo
malicioso que pueda afectar sistemas de computo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su
recepcion. El presente mensaje no es una declaracién oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la
compaiiia. Gracias.”

Para mayor informacién comunicate con nosotros
en Bogota +57 (1) 3808890 opcion 2
o visita el sitio web www.pse.com.co


mailto:serviciopse@achcolombia.com.co
mailto:carlos.ramirez.gps@gmail.com
https://www.pse.com.co/inicio
http://www.pse.com.co/

Copyright@2018 ACH Colombia. todos los derechos reservados



M Gma" Juliana Hincapie <amaranthus.admon@gmail.com>

Fwd: Confirmacion Transaccion PSE - CUS 562827564

1 mensaje

Carlos Ramirez <carlos.ramirez.gps@gmail.com> 23 de febrero de 2020 a las 17:41
Para: Juliana Hincapie <amaranthus.admon@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------

De: <serviciopse@achcolombia.com.co>

Date: mié., 12 feb. 2020 a las 17:31

Subject: Confirmacion Transaccion PSE - CUS 562827564
To: <carlos.ramirez.gps@gmail.com>

Hola, Amaranthus Hotel!

Gracias por utilizar los servicios de PSE, los siguientes son los datos de la transaccion:

Estado de la transaccion: Aprobada

CUS 562827564

Empresa: Patrimonio Autonomo Fondo Nacional del Turismo
Descripcion: Pago Liq No.424505 A?0 2019 Trim. 3.

Valor de la transaccion: $ 407.000

Fecha de la transaccion : 12/02/2020

“AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La informacién contenida en este email esta destinada para el uso del individuo o entidad a la cual estd
direccionado y contiene informacion que es de caracter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retencién,
distribucion, utilizacién, divulgaciéon o copia del presente mensaje estd terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error
recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la direccion https://www.pse.com.co/inicio en el botén habla con nosotros, y elimine el
mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga cédigo
malicioso que pueda afectar sistemas de computo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su
recepcion. El presente mensaje no es una declaracién oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la
compaiiia. Gracias.”

Para mayor informacién comunicate con nosotros
en Bogota +57 (1) 3808890 opcion 2
o visita el sitio web www.pse.com.co


mailto:serviciopse@achcolombia.com.co
mailto:carlos.ramirez.gps@gmail.com
https://www.pse.com.co/inicio
http://www.pse.com.co/

Copyright@2018 ACH Colombia. todos los derechos reservados



M Gma" Juliana Hincapie <amaranthus.admon@gmail.com>

Fwd: Confirmaciéon Transaccion PSE - CUS 562830996

1 mensaje

Carlos Ramirez <carlos.ramirez.gps@gmail.com> 23 de febrero de 2020 a las 17:39
Para: Juliana Hincapie <amaranthus.admon@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------

De: <serviciopse@achcolombia.com.co>

Date: mié., 12 feb. 2020 a las 17:34

Subject: Confirmacion Transacciéon PSE - CUS 562830996
To: <carlos.ramirez.gps@gmail.com>

Hola, Amaranthus Hotel!

Gracias por utilizar los servicios de PSE, los siguientes son los datos de la transaccion:

Estado de la transaccion: Aprobada

CUS 562830996

Empresa: Patrimonio Autonomo Fondo Nacional del Turismo
Descripcion: Pago Liq No.424506 A?0 2019 Trim. 4.

Valor de la transaccion: $ 526.000

Fecha de la transaccion : 12/02/2020

“AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: La informacién contenida en este email esta destinada para el uso del individuo o entidad a la cual estd
direccionado y contiene informacion que es de caracter Confidencial o Privada. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier retencién,
distribucion, utilizacién, divulgaciéon o copia del presente mensaje estd terminantemente prohibida y puede ser sancionada por la ley. Si por error
recibe este mensaje, favor notificar al remitente o a la direccion https://www.pse.com.co/inicio en el botén habla con nosotros, y elimine el
mensaje y cualquier copia del mismo de forma inmediata. Este mensaje ha sido revisado con software antivirus, para evitar que contenga cédigo
malicioso que pueda afectar sistemas de computo, sin embargo, es responsabilidad del destinatario confirmar este hecho en el momento de su
recepcion. El presente mensaje no es una declaracién oficial de ACH COLOMBIA S.A ni de ninguno de sus miembros de los cuerpos directivos de la
compaiiia. Gracias.”

Para mayor informacién comunicate con nosotros
en Bogota +57 (1) 3808890 opcion 2
o visita el sitio web www.pse.com.co


mailto:serviciopse@achcolombia.com.co
mailto:carlos.ramirez.gps@gmail.com
https://www.pse.com.co/inicio
http://www.pse.com.co/

Copyright@2018 ACH Colombia. todos los derechos reservados
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