20/5/2020 Yahoo Mail - Fwd: Contacto No.61679 - Resuelto

Fwd: Contacto No.61679 - Resuelto

De: Lyda Jimenez (gerencia@red-logistica.com.co)
Para:  marcelausmal125@yahoo.es; yosorio165@gmail.com; recepcion@red-logistica.com.co; contabilidad@red-logistica.com.co

Fecha: viernes, 15 de mayo de 2020 16:39 GMT-5

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: FONTUR <info@fontur.com.co>

Fecha: 15 de mayo de 2020, 3:21:48 p. m. COT
Para: gerencia@red-logistica.com.co

Asunto: Contacto No.61679 - Resuelto
Responder a: <info@fontur.com.co>

Bogota, mayo 15 de 2020

Sefior(a)
MARIA ANTONIA VALENCIA JIMENEZ
gerencia@red-logistica.com.co

Asunto: Respuesta Contacto No. 61679
Respetado(a) Sefior(a):

En atencion a su solicitud, adjunto se envia certifiacdo de los pagos realizados por RED LOGISTICAY GESTION SAS de su
establecimiento con RNT 39532 y, adicionalmente, se le informan los periodos pendientes de pago.

Esta respuesta contiene un archivo adjunto, denominado RESPUESTA CONTACTO 61679 por favor verifiquelo

Atentamente,

Atencion al Usuario

www.fontur.com.co

Recuerde que puede consultar el estado de su contacto digitando el nimero de radicado, en la opcion consulta de solicitudes.

Con el fin de medir y mejorar el servicio, le solicitamos que por favor diligencie la Encuesta de Satisfaccion del Cliente
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