
Buenos días, les hago un resumen cronológico de la situación de la Empresa El Cielo SAS (Huevos y 
Escobas) Nit 811.036.316-1: 
 
Agosto 20 de 2013: se solicita a la Cámara de Comercio Aburrá Sur, el cambio de actividad y 
quedamos matriculados como Operadores Logísticos. (Pagamos la contribución parafiscal del tercer 
y cuarto trimestre de 2013, el 29 de octubre de 2015 con intereses). En la hoja 16 , 17 y 18 anexo 
soporte de estos pagos y liquidación de intereses. 
 
Marzo 28 de 2014: se efectúa renovación del registro mercantil ante Cámara de comercio, y 
cambiamos nuevamente la actividad económica, retirando la de operadores logísticos.  POR TODO 
EL AÑO 2014 NO TUVIMOS LA ACTIVIDAD DE OPERADORES LOGÍSTICOS. (Pagamos la contribución 
parafiscal del primer trimestre de 2014, el 29 de octubre de 2015 con intereses). En la hoja 19 anexo 
soporte de este pago, y de la página 11 a la 15 está copia de la cámara de comercio donde pueden 
verificar que no se tenía matriculada la actividad de operador logístico. 
 
Marzo 11 de 2015: se efectúa renovación del registro mercantil y volvemos a matricular la actividad 
de operadores logísticos.  Desde esa fecha hasta ahora se han liquidado y pagado todas las 
contribuciones parafiscales sin falta. 
 
A continuación les reenvío los correos cruzados con la funcionaria de Fontur Jennyffer Mariño 
Torres, analista de contribución parafiscal en el año 2015: 
 
De: Contabilidad El Cielo S.A. [mailto:contabilidad@huevosyescobas.com]  
Enviado el: viernes, 09 de octubre de 2015 09:40 a.m. 
Para: 'Jennyffer Mariño Torres'; 'parafiscal@fontur.com.co' 
CC: 'Alba Doris Montoya López' 
Asunto: Documentos RNT El Cielo S.A. 
 
Buenos días Jennyffer Mariño, según su solicitud le envío los siguientes documentos: 
 

 El radicado No. 55-0000275, con fecha 20 de agosto de 2013, donde la Cámara de 
Comercio Aburrá Sur, recibió nuestros documentos de solicitud para cambio de actividad 
económica y Operador Logístico. 

 Certificado firmado por el representante legal de esta compañía, dirigido a la Secretaría de 
Gobierno del Municipio de Sabaneta, donde consta que durante el año 2014 no ejercimos 
la actividad de Operador Logístico; igualmente copia del pago de la multa a FONTUR por la 
no renovación del registro y la cancelación, por valor de $616.000. 

 Copia de certificado de Cámara de Comercio de esta Compañía, expedido en el segundo 
semestre de 2014, consta y puede verificar que no teníamos matriculada la actividad 
económica 8230. 

 La constancia de la Cámara de Comercio Aburrá Sur, de fecha 11 de marzo de 2015, donde 
solicitamos la activación de la actividad económica 8230 y Operador Logístico. 

 
Le informo que tenemos liquidando los trimestres 3 y 4 de 2013 y el trimestre 1 de 2014, pero una 
vez usted revise los anexos, le agradezco me confirme que son los períodos correctos para 
proceder al pago y quedar al día con FONTUR. 
 
Muchas gracias por su valiosa colaboración y pronta respuesta. 



 
Cordialmente, 

 
 
De: Jennyffer Mariño Torres [mailto:jmarino@fontur.com.co]  
Enviado el: viernes, 02 de octubre de 2015 10:20 a.m. 
Para: 'Contabilidad El Cielo S.A.' <contabilidad@huevosyescobas.com> 
Asunto: RE: Solicitud Estado de cuenta 
 
Cordial saludo, 
 
La liquidación que tiene que realizar es del 3 y 4 trimestre de 2013 y 2014, según lo que usted me 
comento por la línea telefónica, que realizaron la cancelación de Registro Nacional del Turismo 
para el segundo trimestre de 2014, me puede hacer el favor enviarme copia de la cámara de 
comercio de la fecha de la cancelación de RNT donde se evidencie que ya no tenía la actividad 
económica 8230. 
 
Gracias. 
 
 
Jennyffer Mariño Torres 

Analista de Contribución Parafiscal 

(57–1) 3275500 Ext 1446 

Cll 28 # 13ª24 piso 6  

jmarino@fontur.com.co  

www.fontur.com.co  

Bogotá, Colombia 

 

   
 
De: Contabilidad El Cielo S.A. [mailto:contabilidad@huevosyescobas.com]  
Enviado el: viernes, 2 de octubre de 2015 9:09 
Para: 'Jennyffer Mariño Torres' <jmarino@fontur.com.co>; parafiscal@fontur.com.co 
CC: 'Alba Montoya' <alba@huevosyescobas.com> 
Asunto: RE: Solicitud Estado de cuenta 
 
Buenos días señora Jennyffer, por favor me confirma qué períodos debo pagar de los años 2013 y 
2014? Ya que como se lo he manifestado anteriormente en otros correos, esta compañía INICIÓ la 
actividad de Operador Logístico desde el mes de agosto de 2013 hasta el mes de marzo de 2014. 
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Ya tenemos liquidando los trimestres 3 y 4 de 2013 y el trimestre 1 de 2014, pero necesitamos que 
nos confirmen para proceder al pago. 
 
Le agradezco su oportuna respuesta y colaboración. 
 

 
 
De: Jennyffer Mariño Torres [mailto:jmarino@fontur.com.co]  
Enviado el: viernes, 02 de octubre de 2015 08:54 a.m. 
Para: 'Contabilidad El Cielo S.A.' <contabilidad@huevosyescobas.com> 
Asunto: RE: Solicitud Estado de cuenta 
 
Cordial saludo Señora Gladys,  
 
Le informo que la empresa identificada con el número de Nit 811.036.316, no reporta pagos en 
nuestra base de datos de los años 2013 y 2014. 
 
Para ponerse al día en el pago de contribución parafiscal por favor ingrese a nuestra página web 
www.fontur.com.co en la opción de Recaudo en línea, se inscribe y puede realizar la liquidación de 
la contribución parafiscal y el sistema le calculara los intereses de mora. 
 
Adjunto el manual donde le explica cómo funciona la plataforma para que realice dicha 
liquidación. 
 
Cualquier inquietud con gusto será atendida, 
 
Jennyffer Mariño Torres 

Analista de Contribución Parafiscal 

(57–1) 3275500 Ext 1446 

Cll 28 # 13ª24 piso 6  

jmarino@fontur.com.co  

www.fontur.com.co  

Bogotá, Colombia 

 

   
 
De: Contabilidad El Cielo S.A. [mailto:contabilidad@huevosyescobas.com]  
Enviado el: viernes, 25 de septiembre de 2015 9:49 
Para: parafiscal@fontur.com.co 
CC: 'Jennyffer Mariño' <jmarino@fontur.com.co>; 'Alba Montoya' <alba@huevosyescobas.com> 
Asunto: RV: Solicitud Estado de cuenta 
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Buenos días, me dirijo a ustedes para solicitar su colaboración, ya que en varias ocasiones le he 
pedido el favor a la señora Jennyffer Mariño que me informe sobre el estado de cuenta de esta 
compañía y no he recibido respuesta, como lo pueden verificar en los correos que adjunto. 
 
Esta Compañía, El Cielo S.A. con Nit 811.036.316-1 ubicada en Sabaneta Antioquia, tuvo la 
actividad de Operador Logístico desde el mes de agosto de 2013 hasta el mes de marzo de 2014, 
pero en esa ocasión no se liquidó ni se pagó la contribución parafiscal correspondiente. 
 
Este año, en el mes de marzo, volvimos a tener la actividad económica de operador logístico (Clase 
de establecimiento 06 -  Operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones.) y ya nos 
pusimos al día con el pago de la contribución parafiscal del primer y segundo trimestre de 2015. 
 
Necesitamos, POR FAVOR que nos colaboren, confirmándonos si liquidando y pagando los 
trimestres 3 y 4 de 2013 y el trimestre 1 de 2014, esta compañía queda al día con esta 
contribución.    
 
Les aclaro que esta Empresa en los años anteriores a Agosto de 2013, NO tenía la actividad de 
operador logísitico. 
 
Muchas gracias por su pronta respuesta y su valiosa colaboración. 
 

 
 
De: Contabilidad El Cielo S.A. [mailto:contabilidad@huevosyescobas.com]  
Enviado el: martes, 08 de septiembre de 2015 08:54 a.m. 
Para: 'Jennyffer Mariño' <jmarino@fontur.com.co> 
Asunto: RV: Solicitud Estado de cuenta 
 
Buenos días Jennyffer, usted es tan amable de ampliarme la respuesta que me envió el pasado 5 
de agosto, ya que no es clara y sigo sin saber si esta empresa tiene algún saldo pendiente por 
pagar del 2014.  El Cielo S.A. Nit 811.036.316 
 
Muchas gracias por su aclaración y colaboración. 
 
Cordialmente, 
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De: Contabilidad El Cielo S.A. [mailto:contabilidad@huevosyescobas.com]  
Enviado el: sábado, 29 de agosto de 2015 09:26 a.m. 
Para: 'Jennyffer Mariño' <jmarino@fontur.com.co> 
Asunto: RE: Solicitud Estado de cuenta 
 
Buenos días Jennyffer, usted es tan amable de ampliarme su respuesta, ya que no es clara y sigo 
sin saber si esta empresa tiene algún saldo pendiente por pagar del 2014. 
 
Muchas gracias por su aclaración y colaboración. 
 
Cordialmente, 

 
 
De: Jennyffer Mariño [mailto:jmarino@fontur.com.co]  
Enviado el: miércoles, 05 de agosto de 2015 05:22 p.m. 
Para: 'Contabilidad El Cielo S.A.' <contabilidad@huevosyescobas.com> 
Asunto: RE: Solicitud Estado de cuenta 
 
Cordial saludo, 

 

Les informo que la empresa ningún pago. 

 

Atentamente, 

 

Jennyffer Mariño Torres 

Analista de Contribución Parafiscal 

(57–1) 3275500 Ext 1700 

Cll 28 # 13ª24 piso 6  

jmarino@fontur.com.co  

www.fontur.com.co  

Bogotá, Colombia 
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De: Contabilidad El Cielo S.A. [mailto:contabilidad@huevosyescobas.com]  
Enviado el: viernes, 24 de julio de 2015 03:08 p.m. 
Para: jmarino@fontur.com.co 
CC: 'Alba Montoya' <alba@huevosyescobas.com> 
Asunto: Solicitud Estado de cuenta 
 
Buenas tardes Jennifer Marino, la empresa EL CIELO S.A. con Nit 811.036.316, solicita el favor de 
revisar si por el año gravable 2014, tenemos pendiente de pagar la contribución 
parafiscal.  Necesito su confirmación para proceder a liquidar. 
 
Clase de establecimiento 06 -  Operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones. 
Número Registro Nacional de Turismo 31818, inscrito el 10 de marzo de 2015 
 
Gracias por su colaboración y pronta respuesta 
 
Cordialmente, 
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