2
2
E FIDUCOLDEX FONTUR ™

BANCOLDER c“om.‘.

Bogota D.C., 27 de junio de 2019

DCP- 16060 -19
Sefor{a)
BANSE OLAF HORST
SOFEX AMERICAS LTDA
Avenida Pradilla # 5- 92 C.C Plaza Chia, Local 38 - Bogotd
Asunto: Obligacién pendiente de pago de la Contribucién Parafiscal Promocién del Turismo.

Respetado sefior aportante.

El articulo 3 de la Ley 1101 de 2006 sefiala los aportantes de la Contribucién Parafiscal para la
Promocién del Turismo. En este sentido, verificados los registros de la Direccién de Contribucién
Parafiscal para la Promocién del Turismo se observa que a la fecha tiene pendiente de liquidacién y
pago las siguientes obligaciones:

RNT Trimestres pendientes de pago

19205 | 2, trimestre del afio 2014

En consecuencia, por medio del presente documento se solicita e invita a que realice la liquidacién y
pago de la Contribucién de los trimestres y afios mencionados. De esta manera, evitard que se cause
un monto mayor por intereses moratorios. Se solicita que en el momento de realizar la liquidacién en
la plataforma de liquidacién y pago en linea
(https://apps.fiducoldex.com.co/JasServer/applications/fdxturismo/visual /login.jsp) verifique que
los datos contenidos en la liquidacién de la Contribucién se diligencien de conformidad con lo previsto
en el articulo 2.2.4.2.1.6 del Decreto No. 1074 de 2015.

Se aclara que la obligacién de liquidacién y pago de la contribucién se causa en virtud del articulo
1 de laley 1101 de 2006, la cual, entré en vigencia el 23 de noviembre de 2006. De esta manera,
la obligacién de realizar el Registro Nacional de Turismo RNT no determina la calidad de aportante
obligado al pago de la Confribucién.

Finalmente, en caso de haber realizado la liquidacién y pago de los trimestres sefialados, se solicita
remitir los soportes correspondientes a través del Médulo Contéctenos de Contribucién Parafiscal en
el enlace http.//www.fontur.com.co/interactue/contacto-contribucion-parafiscal/90 indicando el
nimero de DCP 16060 que corresponde a la presente solicitud.

Nuestros teléfonos de contacto son: Bogotd: 057 (1) 7426404, Celular: 3057341212, Linea
nacional sin costo: 018000180335

Atentamente,

Directora Dé Confribucién Parafiscal

Calle 28 N. 13A - 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, pisos 6 - Bogota D.C.
www.fontur.com.co
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RE: Pago 2 trimestre 2014

Asunto: RE: Pago 2 trimestre 2014

De: "Giovanni Cely" <gcely@fontur.com.co>

Fecha: 02/07/2014 03:52 p.m.

Para: 'Milena GUZMAN' <milena@sofexamericas.com>

Buenas tardes

Por medio de la presente les informo que el correo llego a satisfaccion Ok,, de antemano agradezco su colaboracion y quedo
atento a cualquier duda u observacion en la que les pueda colaborar.

Los pagos ya quedaron cargados en la plataforma

Cordial saludo

Giovanni Cely Rincon
Analista de Contribucién Parafiscal
(57-1) 2870144 ext. 142

Fax (57-1) 2870144 ext. 109

Cra 13 No 28 - 01 piso 8
geely@fontur.com.co
www.fontur.com.co

Bogota, Colombia

FONTUR ()

P Antes de imprimir este correo piensa bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cosa de todos.

De: Milena GUZMAN [mailto:milena @sofexamericas.com]
Enviado el: miércoles, 02 de julio de 2014 02:47 p.m.
Para: gcely@fontur.com.co

Asunto: Pago 2 trimestre 2014

Buenas tardes sefior Giovanni

Mediante la presente, adjunto el comprobante de pago del impuesto de turismo para el 2 trimestre 2014.
Favor confirmar el recibido de este mensaje.

Muchas gracias.

Cordialmente,
Milena GUZMAN

Asistente de Proyecto
SOFEX AMERICAS LTDA.

lde2 03/07/2014 09:40 a.m



