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Lorena Beltrán Pinzón <lorena.beltran@gdx.travel>

Fwd: Confirmación Transacción PSE - CUS 408522306 

Julie Arguello <tesoreria@gdx.travel> 29 de enero de 2019, 12:12
Para: Lorena Beltrán Pinzón <lorena.beltran@gdx.travel>

 
PTI 
---------- Forwarded message --------- 
From: <serviciopse@achcolombia.com.co> 
Date: mar., 29 ene. 2019 a las 12:02 
Subject: Confirmación Transacción PSE - CUS 408522306 
To: <tesoreria@gdx.travel> 
 
 

 
 

Hola, GRUPO WAYIU S.A.S.!
Gracias por utilizar los servicios de PSE, los siguiente son los datos de la transacción CUS 408522306:

Estado de la transacción: Aprobada 
Empresa: Patrimonio Autonomo Fondo Nacional del Turismo 
Descripción: Pago Liq No.272741 A?o 2018 Trim. 4. 
Valor de la transacción: $ 1.840.000,00 
Fecha de aprobación: 29/01/2019 
 

Para mayor información comunícate con nosotros 
en Bogotá +57 (1) 3808890 opción 2 
o visita el sitio web www.pse.com.co

Copyright@2018 ACH Colombia. todos los derechos reservados

 
 
--  

Julie Catherin Argüello Rodríguez - Tesorera   
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www.gdxtravel.com

   tesoreria@gdx.travel

  (+571) 457 3971 
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